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1 P185/75R14 96 BUICK 52.56$     45.00$            45.89$                 

2 P215/75R14 UTILITY TRAILER 45.18$     55.00$            no bid

3 P195/60R15 2007 FOCUS 45.19$     57.00$            64.90$                 

4 P205/70R15 2000 REGAL / LUMINA 49.21$     51.70$            59.51$                 

5 P215/70R15 99-2001 REGAL 97CROWN VIC. 50.41$     55.00$            63.21$                 

6 P215/75R15 92 GM VAN 54.01$     57.00$            61.86$                 

7 P225/70R15 95-97 CROWN VICTORIA 57.26$     70.50$            62.30$                 

8 P225/75R15 91 CHEVY TRUCK 54.65$     62.00$            64.54$                 

9 P235/75R15 BLAZER 56.61$     63.00$            67.15$                 

10 P215/60R16 2007 TAURUS 53.07$     67.00$            71.73$                 

11 P225/55ZR16 98 MUSTANG 66.98$     85.40$            no bid

12 P225/60R16 98-04 CROWN VICTORIA 53.53$     72.40$            75.73$                 

13 P225/75R16 JEEP 80.00$     80.20$            83.10$                 

14 P235/70R16 2003 EXPLORER 73.66$     81.60$            97.47$                 

15 P245/75R16 EXPLORER 84.40$     86.70$            87.68$                 

16 P255/70R16 85.05$     84.30$            94.70$                 

17 P225/50R17 09 FUSION 65.63$     91.50$            145.40$               

18 P235/55R17 2006-07 FORD CROWN VICTORIA 110.50$   85.00$            97.76$                 

19 P235/70R17 FORD TRUCK 114.05$   91.00$            111.90$               

20 P245/70R17 2006 CHEVY SILVERADO 93.67$     87.00$            103.40$               

21 P265/70R17 89.09$     95.50$            105.88$               

22 LT235/75R15 01 BLAZER/ 92 CHEVY TRUCK 77.10$     80.25$            89.00$                 

23 LT225/55R16 96 GM VAN 66.97$     85.40$            no bid

24 LT235/85R16 94.28$     80.10$            89.00$                 

25 LT245/75R16 97 DODGE P/U 2000 & 98 GM VAN 94.28$     90.00$            99.00$                 

26 LT265/75R16 99 CHEVY SUBURBAN 107.08$   86.20$            102.41$               

27 LT265/75R16 107.08$   88.35$            102.41$               

28 31 X 10.5R15LT FORD TRUCK / DURANGO 92.96$     95.00$            108.78$               
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29 LT265/70R17 98 FORD TRUCK 124.47$   105.00$          132.96$               

30 LT315/70R17 HUMMER 153.37$   188.00$          183.04$               

31 LT245/70R19.15 ARMOR TRUCK 136.13$   175.50$          277.12$               

32 LT275/75R20 FORD TRUCK/ DURANGO 112.74$   no bid no bid

33 LT325/60R20 HUMMER 256.78$   360.00$          304.43$               

34 12R-22.5 1996 MCI BUS 246.37$   262.50$          403.86$               

35 AT21 X 7/10 RAPTOR 46.11$     62.70$            no bid

36 25 X 10.00/12 ATV 59.98$     66.00$            no bid
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